De: Josué Almeida <josue.almeida@tjpi.jus.br>

Para: Gestao de Contratos <gestaodecontratos@tjpi.jus.br>, Soluti Ana Paula Alves <financeiro.licitacoes@soluti.com.br>

Data: Seg, Mar 9, 2020, 11:23

Assunto: Re: PENDENCIA FINANCEIRA - TIPI

Bom dia,

Primeiramente acuso o recebimento das notas n° 7.310, 6.600 e 6.601. Ademais, considerando os valores constantes nestas, listo
abaixo os empenhos e contratos referentes as notas enviadas:

Contrato Qnt Tokens Empenho NF-e Valor
540 6600 R$ 10.303,20
29/2019 2019NE00760 2019NEO00761
1460 6601 R$ 27.856,80
89/2019 2000 2019NE01829 7310 R$ 79.980,00

Identificadas as notas e empenhos, teco alguns comentarios acerca da execucdo destes contratos até o momento:

e Contrato 29/2019: até o momento s6 foram enviados 540 tokens referentes ao 2° grau (item 7 do CA 29/2019), documentados
através da NF-e n° 6600. Assim, restam pendentes de envio o quantitativo de 1460 tokens destinados ao 1° grau
mas ja faturados pela NF-e 6601.

o Contrato 89/2019: recebemos o total de 38 caixas contendo 50 tokens cada, o que da um total de 1900 dispositivos
criptograficos. Entretanto, o documento fiscal e o contrato preveem um total de 2000. Portanto, acuso o recebimento de
apenas 1900 dos 2000 tokens faturados na NF-e 7310.

Com base nos dados apresentados supra e considerando o interesse do TIPI no fornecimento dos tokens; solicito, para fins de
liquidagao das notas apresentadas, o envio de 1560 tokens (1460 tokens do Contrato 29/2019 e 100 faltantes do Contrato
89/2019) a Secretaria de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo do TIPI. Somente apds o recebimento do quantitativo faturado é
que se faz possivel o atesto e posterior pagamento das notas apresentadas.

Em tempo, solicito ainda os relatdrios mensais do servico de emissdo de certificacdo digital e visita técnica para fins de apuragdo do
quantitativo ja realizado nos contratos em analise.

At.te

On Mon, Mar 9, 2020 at 10:07 AM <gestaodecontratos@tjpi.jus.br> wrote:

Gestao de Contratos do TJ/PI

Endereco: Praca Edgard Nogueira, S/N° - Prédio Anexo, 2° Andar, Centro Civico - Bairro Cabral -
CEP: 64000-830 - Teresina/PI.

Fone: (86) 3221-1032.

---- Mensagem original ----
De: Soluti Ana Paula Alves <financeiro.licitacoes@soluti.com.br>

CC: Soluti Ana Claudia de Oliveira <ana.claudia@soluti.com.br>
Enviada em: Qua, Fev 26, 2020, 15:22
Assunto: PENDENCIA FINANCEIRA - TJPI

Prezados (as) boa tarde !

Referente a Soluti Solugdes em Negdcios Inteligentes, consta em aberto 03 Notas Fiscais
66001/ 6600/ 7310 (anexas), respectivamente R$ 79.980,00/ R$ 27.856,80/ R$
10.303,20.
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Gentileza verificar e me posicionar, e caso alguma Nota Fiscal tenha sido paga me
informe a ordem bancaria.

Cordialmente,

Ana Paula Alves da Silva Souza
Analista financeiro

62 3412-0224
ana.souza@soluti.com.br
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